15/06/2020 Email — licitacaosuag@defensoria.df.gov.br

RE: Esclarecimentos TIM - Edital - PE/5/2020 Abertura: 19/06/2020 as

10:00

wilson NASCIMENTO <wilson200271@hotmail.com>

seg 15/06/2020 12:33

para:Licitagdo SUAG <licitacaosuag@defensoria.df.gov.br>;

Boa tarde! quanto a sugestdo da empresa TIM relativo ao pagamento de fatura, informo que :

A clausula do contrato é a seguinte: “O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execuc¢do
Orcamentdria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcela (s), mediante a apresentacdo de Nota
fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.”

Mas com relacdo ao crédito propriamente dito ele sera realizado por meio de Ordem Bancaria (O.B),
via sistema SIGGO diretamente na conta da contratada. O OBSERVACAO: O SISTEMA SIAFI OU SIAFEM é do
Governo Federal, enquanto no GDF o sistema é o SIGGO.

Wilson Mendes do Nascimento
Diretor de Orcamento, Planejamento e Financas
Defensoria Publica do Distrito Federal

De: Licitacdo SUAG <licitacaosuag@defensoria.df.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 15 de junho de 2020 11:45

Para: wilson200271@hotmail.com <wilson200271@hotmail.com>

Assunto: Enc: Esclarecimentos TIM - Edital - PE/5/2020 Abertura: 19/06/2020 as 10:00

Cinthia Maria S. D. de Oliveira
Diretora de Licitacao

De: Licitacao SUAG

Enviado: segunda-feira, 15 de junho de 2020 11:44

Para: Wilson Mendes do Nascimento

Cc: wilson200271@hotmail.com

Assunto: Enc: Esclarecimentos TIM - Edital - PE/5/2020 Abertura: 19/06/2020 as 10:00

Cinthia Maria S. D. de Oliveira
Diretora de Licitacao

De: Jonice Araujo Carreiro <jcarreiro@timbrasil.com.br>

Enviado: quarta-feira, 10 de junho de 2020 17:56

Para: Licitacao SUAG

Assunto: Esclarecimentos TIM - Edital - PE/5/2020 Abertura: 19/06/2020 as 10:00
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Prezados Senhores, Boa tarde!

A TIM S.A, CNPJ 02.421.421/0001-11, tendo em vista a intencdo de participar do Pregdo Eletronico da DEFENSORIA
PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, solicita os sequintes esclarecimentos em anexo.

Para mais informacdes, estou a disposi¢ao!

Att.,

[Description: Description: Description: Description: Description:
C:\Users\F8060315\AppData\Local\Temp\Temp1_Assinatura Padrao de Email TIM (1).zip\logo-assinatura.png]
Jonice Araujo Carreiro

Executiva de Contas

Key Account & Government

TIM -SOLUCOES CORPORATIVAS

jcarreiro@timbrasil.com.br<mailto:jcarreiro@timbrasil.com.br>

GSM: +55 6198113 0653
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Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informagdes privilegiadas e/ou de carater confidencial, ndo
podendo ser retransmitida sem autorizacdo do remetente. Se vocé ndo € o destinatario ou pessoa autorizada
para recebé-la, informamos que o seu uso, divulgacdo, cdpia ou arquivamento sdo proibidos. Portanto, se vocé
recebeu esta mensagem por engano, por favor nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e delete o
seu conteudo.

This message, including its attachments, may contain privileged or confidential information, and it must not be
fowarded without the express authorization of the sender. If you are not the intended recipient, we hereby inform
you that the use, disclosure, copy or filing are forbidden. So, if you received this message as a mistake, please
inform us by answering this e-mail and deleting its contents

Questo messaggio, inclusi gli allegati, potrebbe contenere informazioni privilegiate e/o riservate, e non deve
essere ritrasmesse senza |'autorizzazione del mittente. Se non siete il destinatario o la persona autorizzata a
riceverlo, informiamo che il suo utilizzo, diffusione, copia o archiviazione sono proibite. Quindi, se avete ricevuto
questo messaggio per errore, per cortesia ci informi rispondendo immediatamente a questa email e cancelli il suo
contenuto
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